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Paola Vacacela

De: Angelica  Tomala <adminsistemas@grafimpac.com>
Enviado el: jueves, 18 de abril de 2024 14:27
Para: 'Paola Vacacela'
CC: Coordinador Contable; Jelitza Villalta
Asunto: RE: PROBLEMA DE AUTORIZACION LIQUIDACION 

Importancia: Alta

Buenas tardes, Ing. Paola 
  
Por favor su ayuda tenemos la siguiente novedad con una liquidación de compra por servicio (ver correo que 
antecede). No se puede autorizar y sale el siguiente mensaje: 
  

 
  
  
Saludos, 
Angelica Tomalá 
  

De: Jelitza Villalta <acontable@grafimpac.com>  
Enviado el: jueves, 18 de abril de 2024 12:40 
Para: Angelica Tomala <adminsistemas@grafimpac.com> 
CC: Coordinador Contable <ccontable@grafimpac.com> 
Asunto: PROBLEMA DE AUTORIZACION LIQUIDACION  
  
Buenas tardes,  
Estimada Angelica,  
 
Su ayuda con el siguiente error, las liquidaciones registradas con IVA no se pueden autorizar debido a que a raíz de que 
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se hizo el cambio del IVA del 12% al 15% y querer registrar una liquidación con IVA me sale el error de la segunda 
imagen, por favor, su ayuda para poder autorizar dicha liquidación. 
 

 
Saludos cordiales,  


